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AssUNEC RES: ITBI PAGO - DACAO EM PAGAMENTO

De Ederson Marques Duarte WWH m‘ v

<ederson.duarte@bancodaycoval.com.br>
Para financas@matinhos.pr.gov.br <financas@matinhos.pr.gov.br>
Data 2017-10-04 12:13
Prioridade  Mals alta

Albertina, boa tarde

Conforme contato via telefone, segue dados bancarios para restitui¢do dos RS 10.000,00 ref. ao ITEl pago a
prefeitura.

BANCO DAYCOVAL S/A

AG: D001-9

C/C 1018-0

CNPI - 62.232.889/0001-90

Peco a gentileza de nos enviar o comprovante quando o valor for depositado.

Obrigado.

Ederson Marques Duarte
Juridico Consultivo

nco! I [
, Banco Daycoval 5.A
BancoDaycoval : koo

De: Ederson Margues Duarte

Enviada em: terca-feira, 3 de outubro de 2017 15:57
Para: 'financas@matinhos.pr.gov.br’

Assunto: RES: ITBI PAGO - DACAO EM PAGAMENTO
Prioridade: Alta

Albertina, boa tarde
O Juridico analisou o nosso processo e ja deu o parecer de que a restituigao sera feita.
Fui informado pela setor que protocolo que foi passado para voce.

Pego a atengao da Sra. Nesse processo uma vez que ja estamos a um tempo consideravel tentando resolver esta
situacao junto a prefeitura.

Ederson Marques Duarte
Juridico Consultivo

hitp:hwebmail matinhos. prgov.brirc?_task =mailé_safe=08&_uid=37196&_mbox=IN BOXE&_action=print&_extwin=1
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ederson.duarte@bancodaycoval.com.br
Banco Daycoval 5.A
www.daycoval.com.br

BancoDaycoval

De: Edemon Marques Duarte
Enviada em: segunda-feira, 21 de agosto de 2017 16:57
Para: ‘financas@matinhos.pr.gov.br'

Cc: Harley Rezende Batista Caetano; layz.gonzales@yahoo.com
Assunto: RES: ITBI PAGO - DAGAO EM PAGAMENTO

Albertina, boa tarde
Segue documento assinado pelo Sr. Edilson informando a desisténcia do processo.
Favor acusar recebimento deste email.

Obrigado

Ederson Margues Duarte
Juridico Consultivo
ederson.duarte@bancodaycoval.com.br

Banco Daycoval 5.A
BancoDaycoval e

De: Ederson Marques Duarte
Enviada em: quinta-feira, 17 de agosto de 2017 15:19
Para: ‘financas@matinhos.pr.gov.br’

Cc: Harley Rezende Batista Caetano; layz.gonzales@yahoo.com
Assunto: ITBI PAGO - DACAD EM PAGAMENTO

Prioridade: Alta
Albertina, boa tarde

Efetuamos o pagamento de ITBI para a prefeitura de Matinhos/ PR no valor de R$ 10.000,00 (Guia de ITE! €
comprovante de pagamento anexo).

A Principio, o Sr. Edilson Fogaca de Almeida, casado com a Sra. Siriane Gemi Fogaca de Almeida iriam dor

o imdvel em dagdo em pagamento ao Banco Daycoval, por tal motivo, efetuamos o pagamento do IT3I
mencionado acima.

No meio do caminho, o Sr. Edilson desistiu, ndo assinou a escritura e vendeu o imdvel para o Sr_Jacob Luiz
Klering, casado com a Sra. Maria Klering (segue matricula atualiza em anexo para eventuais consuitas].

hl'lp:.I'l"'-'l.rabmail.rnaun_hﬂs.pr.gu'u'.hﬁlr.‘.f'?__lﬂsk=mil&__sal'a=ﬂ&_uid=3?'195&_mbax=INBﬂx&_a!:tlm=pﬁnt&_&:min=1
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Esse novo proprietdrio efetuara a dagdo em pagamento, para isso é necessario retificar a guia co ITBl pa:
alterar os proprietarios, pois quando recolhemos o imposto ainda estava no nome do proprietario anter cr
ou seja, o 5. Edilson Fogaca.

Como os dados do imével e valor de ITBl permanecem 0 mesmo, levando em consideragdo gue agora o
proprietdrio é o Sr. Jacob, pedimos encarecidamente a compreensio da prefeitura para efetuar apenas o
ajuste dos nomes dos proprietdrios, afim de otimizar o tempo e evitar de ter que nos restituir os F5
10.000,00 ja pagos a prefeitura e emitir uma nova guia em nome dos novos proprietarios.

Os documentos anexo ja estdo em posse da prefeitura, exceto a nova minuta.

Obrigado pela disposigdo em tentar nos ajudar, aguardo o seu retorno.

Ederson Marques Duarte
Juridico Consultivo

11)3138-1963
BHHCUE)&YCDV&I Ldémmm@hamcmm&m
Banco Daycoval S.A
W o\ m.or

http:lffwel:\mail.rnaiinhns.pr.guv.urrfci?_ms’rr_=maiIE._sa1'e =0&_uid=37186& _mbn:-—-lNED)(ﬂ-L_:!c::inn=m'int&,_erhv.rlr-=i



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTADE L|QUIDAciG:Dlnﬁ39 EMPENHO: 007872/17 Ordinario

Orgdo: 05 SECRETARTA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario

Dotagdo: 258460000 0 002 339 93.00.00 RESTITUICOES 00481

Projeto/Atividade: ngministracac das Indenizacoes e Restituicoes

Credor: g5 BaANCO DAYCOVAL S/A CNPJICPF: ¢5 232.889/0001-90

Licitacko: SAO PAULO

90 Nao se Aplica

Objeto da Despesa: "
RESTITUICOES INDENIZACOES E RESTITUICOES

ValurdaLiquidaEiﬁlRfﬁ_g_m{]!m (dez mil [Ea15++*4f+++*******++—+*******w****+++*

*******-}r***************-.Ir-i--**'Jric***-k**-_*-***tt**‘k###****-ﬁ-*k*#****i**-&-'Jr-j--.i-*-#**-k-k*
'k+1i-**k'k-kt1|rJr‘*kir*-_*Jr'.k"r***'k'ki-**-k*t##******'k*#***********Jr*i‘*i*********tt***-&i***

Retengbes:

Total das Retengdes:
VALOR LiQuipo: 0. 000, 00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicic

A.nalisand& a presente despesa, em fase de liquidagdo, constatamos:

1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.

2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificagao do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Oficio de Diaria, ou
Oficio de Adiantamento para Despesas com Viagem.

Mo caso de despesa vinculada a contrato ou convénio, o pagamento solicitado esta de acordo com o pactuado,
3. Coincidéncia nos credores constantes na NE, NF e Recibo.

4 - Correlagao dos valores constantes na MNE, NF e recibo.
5 - Atestado de servigo prestadofrecebimento de material, com data, assinatura e identificagao do responsavel,

§ - O interessado esta emdia com as Cerlidoes Megativas,

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulario esta devidamente liguidada, de acordo com ©
estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informacdes acima, gue significam a Ie%aaid%%e da despesat éespnnsabilizn-mg peln*pggamenm

2 3 . E 1 - * % % 9 & k% |
correspondente a esta liquidagao, cujo valor bruto & &80 ez mil reais !
T o & o gy e W e ok ke ******************************‘k***‘****"r*'k'i'*"r*'****k**

*******#*************i*********i-*-k***-‘r'*-k**'ﬂ-."k##Jvr'k'k**‘*'k*****#***i##****i****i
- - [l . v |
| descontando as dedugdes cabiveis de RS em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Outubro da 2017.
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3 Emissao de comprovantes 0502017 18:26:07
SISBE - GISTEWA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2017 - AUTGATENDIMENTO - 16.26.07
1850403050 SECUNDA VIR 0001

COMPROVANTE DE TRAMEFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE; PREF MUN DE MATINHOS
AGEHCIA: M850-4 CONTA: 13.002-8
- - -
PINALIDADE: 01 CREDITOD EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FREF MUN DE MATINHOS
BANCD: 707 - BANCO DA¥YCOVAL B.A.
AOENCTA: 0001-9 - BAD PAULOD
CONTAL 1.018-0

PAVORECIDO: BANCO DAYCOVAL H/A

CPF/CHPI: 62.232.889/0001-90

VALOR: RS 10,000, 08
DERITO KM 05/10/32017

DOCUMENTD: 100501
AUTENTICACAD SIHBB: 0.690.33F. 525,048,681
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